REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECCION MUNICIPAL

Alto Hospicio, 15 de Febrero de 2012.-
DECRETO ALC. N®334/2012.-rmat

) ey N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; DS N? 2.385 del Interior, fija

fund@d Y sistematizado de Decreto Ley N2 3.063 de 1979; Memorando N*° 36/2012 de
& \201 2, de la Direccién de Administracion y Finanzas, mediante el cual solicita
que se indica, correspondiente a los fondos del Programa “Habitabilidad

SERPLAC, Regién de Tarapacé; y Certificado de Obligacion Presupuestaria.
DECRETO:

1.- Autorizase la devolucién de la suma total de $43.527.- (cuarenta y tres mil quinientos
veintisiete pesos), a la SECRETARIA REGIONAL DE PLANIFICACION Y CONTROL
(SERPLAC), RUT N° 60.103.000-4, correspondiente a saldos no utilizados del Programa
“Habitabilidad Vinculos 2011".

2.- Encarguese a la Direccién de Administracion y Finanzas el depésito en Cuenta Corriente
N° 01309108368 del Banco Estado del referido organismo; debiendo imputar la devolucion
con cargo a la cuenta N° 114.05.24, del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHIVESE

Fdos. Don Ramén Galleguillos Castillo, Alcalde de la Comuna de Alto Hospicio. Autoriza
don Luis Patricio Rios Mufoz, Secretario Municipal Subrogante.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y demas fines a que haya lugar.
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: ROSA MARIA ALFARO TORRES
DIRECTORA DIRECCION JURIDICA

Junto con saludar,
devolucién de saldos de los siguientes programas de acuerdo al detalle de a

solicito a usted Decreto Alcaldicio que autorice la

continuacion.
CUENTA CUENTA
PROGRAMA CORTARTE SALDO ENTIDAD A DEVOLVER RUT BANCO CORBIENTE
PROGRAMA DE 4 A
~ TINAER SERNAM 114.05.40 $583.600 |SERNAM TARAPACA 60.107.000-6 |ESTADO | 01309107779
HABITABILIDAD
VINCULOS 2011 114.05.24 $43.527 | SERPLAC CHILE SOLIDARIO | 60.103.000-4 |ESTADO |01309108368

Se adjunta copia de ultimas rendiciones donde detalla los saldos antes mencionados.

Sin otro particular saluda atentamente
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Direccion de Desarrollo Comunal

Alto Hospicio, Martes 07 de Febrero del 2012

MEMORANDUN N° 5&(:5' /2012.
A :  Sr. Francisco Lizana Catalan
Director Direccion de Administracion y Finanzas

DE :  Sra. Paola Lema Antezana.
Directora (S) Direccién Desarrollo Comunitario

Junto con saludar y en el marco del Convenio del Programa Habitabilidad Vinculos,
solicito a Ud. tramite de reintegro a SERPLAC por $43.527 los que deben ser reintegrados
a la cuenta corriente Cta. cte. del banco estado N° 1309108368, a nombre de: SERPLAC
CHILE SOLIDARIO.

Se anexa correo electronico de profesional de SERPLAC

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

] ‘/ D DEALTO HOBP ( \
(39
/ 07 FEB 212 G : .
: DY Hr Dirdctora (S)
Direceidn Administracion y Finanzas Desarrollo.Comunitario

Distribucion:

- Archivo DAF /
Archivo DIDECO.
Archivo OMIL
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Consulta resolucion de cierre tipo Hbitabilidad Vinculos

Sacha Fuentealba Sanchez <sfuentealbas@desarrollosocial.gob.cl> 7 de febrero de 2012 11:01
Para: romina mamani <romina.psicologa@gmail.com>

Cta. cte. del banco estado N° 1309108368, a nombre de: SERPLAC CHILE SOLIDARIO

ATTE.
sf

----Mensaje original-—-

De: romina mamani [mailto:romina.psicologa@gmail.com]

Enviado el: Martes, 07 de Febrero de 2012 10:59

Para: Sacha Fuentealba Sanchez

Asunto: Re: Consulta resolucion de cierre tipo Hbitabilidad Vinculos

[El texto citado esta oculto]

https://mail.google.com/mail/h/hv7 1 ejmdwu2x/?&v=pt&msg=135581e065f21bfe 07/02/2012



Angela Siles

De: Paola Ignacio [pignacio@sernam.gob.cl]
Enviado el: jueves, 19 de enero de 2012 17:22
Para: Angela Siles

Asunto: CTACTE

BANCO ESTADO 01309107779 PARA DEVOLUCION DE FONDOS
ATTE PAOLA



